
FRØYA KOMMUNE 
HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Saksliste 
Møtested: Møtedato: Kl. 
Kommunestyresalen, Frøya 
herredshus 

22.08.2013 09.00 

 

Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  
Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 
 
 

Sakliste: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold  

72/13 13/392   
 GNR 27  BNR 6  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL  
 

73/13 13/531   
 GNR 1 BNR 269, 257, 255, 254, 280 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENES AREALDEL  
 

74/13 13/696   
 GNR 9  BNR 6  DISPENSASJON TIL FRADELING OG ETABLERING AV 

PARKERINGSPLASS  
 

 
 
 
Sistranda, 19.08.13 
 

 Heidi G Nielsen  
 Leder 

 Harriet Strand 
 Sekretær 
  
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 
 
Frøya herredshus og www.froya.kommune.no. 



Saknr: 72/13 

FRØYA KOMMUNE 
Hovedutvalg for forvaltning Møtebok 
Møtedato: 
22.08.2013 

Arkivsaksnr: 
13/392 

Sak nr: 
72/13 

Saksbehandler: 
Silje Meslo Lien 

Arkivkode: 
GNR 27/6 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
72/13 Hovedutvalg for forvaltning 22.08.2013 
 
 
GNR 27  BNR 6  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Søker gis ikke dispensasjon fra kommunedelplan for Sistranda til fradeling av boligtomt i LNF 

område i Ervika. 
2. Vedtaket fattes i medhold til pbl § 19-2, og begrunnes med at tiltaket tilsidesetter hensynene bak 

kommuneplan for Sistranda.  
 
Vedlegg: 
 
1. Søknad med vedlegg 
2. Utsnitt av kommunedelplanen for Sistranda 
3. Oversiktskart, M= 1:5000 
4. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  
 
Saksopplysninger:   
 
Søker ønsker dispensasjon fra kommunedelplan Sistranda for fradeling av boligtomt i LNF- område i Ervika. 
 
Vurdering: 
 
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det 
dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved 
tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 
 
Arealbruk skal primært avklares gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner. Dette vil blant annet sikre at 
lokalisering av utbyggingsområder skjer etter en samlet vurdering av konsekvenser for samfunn, naturressurser 
og miljø. Kommunedelplanen har blitt til gjennom en omfattende prosess hvor myndigheter og offentligheten har 
medvirket og der ulike interesser er veid opp mot hverandre for å finne en best mulig arealdisponering. For å 
bevare planen som et viktig styringsredskap for kommunens arealforvaltning skal det derfor ikke være kurant å 
fravike planen ved dispensasjon. 
 
Hvis konklusjonen etter vurdering i forhold til foregående kriterier er at det rettslig sett er anledning til å gi 
dispensasjon – så må t tilfelle kommunen foreta en vurdering av om de finner grunn til å gi dette. Det forutsettes 
at kommunen må ha en saklig grunn for ikke å dispensere. 
 
Det omsøkte tiltaket ligger i et LNF- område og det må derfor dispenseres fra kommunedelplanen for Sistranda. 
Tiltaket skal også vurderes etter naturmangfoldlovens prinsipper nedfelt i nml §§ 8-12. 
 
Søker begrunner tiltaket med at området det ønskes bebygd ligger nært et område som allerede er bebygd og vil 
virke som en forlengelse av dette. Boligen planlegges å oppføres i 1 etg. For minst mulig eksponering i tillegg 
vil også veien legges ned i terrenget slik at den ikke blir synlig på avstand. Nødvendige rettigheter for vann og 
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avløp er allerede gitt og det skal tilkobles kommunal vannledning og avløpet skal gå via ny septiktank og kobles 
på eksisterende utslippsledning i området. 
 
Saken har vært hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør- Trøndelag fylkeskommune og begge fraråder tiltaket 
da de mener at eiendommen ligger eksponert i landskapet og det antas at veiadkomst og bygging av bolig vil 
medføre store terrenginngrep i landskapet. 
Fylkesmannen påpeker også at i deres uttalelse i kommunedelplanen for Sistranda ble det bemerket at ny 
boligbebyggelse i planes synes stor i forhold til behovet, og at nye boliger i hovedsak bør styres til 
byggeområder med krav om reguleringsplan. Området ligger også utenom områder avsatt til spredt 
boligbebyggelse og vil bidra til å utvide bebygde områder i Ervika.  
 
Hvis det gis dispensasjon må fylkeskommunen varsles slik at det blir gitt mulighet til å befare tiltaket med 
henblikk på automatisk fredete kulturminner. 
 
Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12 (jf. nml § 
7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter på 
rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområder, marint beskyttede områder eller vernede 
vassdrag. Tiltaket ligger nært et område som allerede er bebygd med boliger og vil utvide dette. Det vil likevel 
berøre nye områder som er planlagt å være fri for bebyggelse. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8-12 
er vurdert. 
 
Det er i Planen for Sistranda avsatt mange områder for boligbebyggelse og selv om dette vil ligge i nærheten av 
annen eksisterende bebyggelse vil slike tiltak være med på å bygge ned LNF områder bit for bit. 
Administrasjonen kan ikke se på bakgrunn av ovenstående opplysninger at fordelene ved å tildele dispensasjon i 
saken er større enn fordelene ved å tilsidesette hensynene bak planen. 
 
På bakgrunn av ovenstående tilrår administrasjonen at tiltakshaver ikke gis dispensasjon fra kommunedelplan for 
Sistranda til fradeling og oppføring av bolig på eiendommen 27/6. Vedtaket fattes i medhold av pbl § 19-2, og 
begrunnes med at tiltaket tilsidesetter hensynene bak kommunedelplanen for Sistranda. 
 
 



Saknr: 73/13 

FRØYA KOMMUNE 
Hovedutvalg for forvaltning Møtebok 
Møtedato: 
22.08.2013 

Arkivsaksnr: 
13/531 

Sak nr: 
73/13 

Saksbehandler: 
Silje Meslo Lien 

Arkivkode: 
141 &18 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
73/13 Hovedutvalg for forvaltning 22.08.2013 
 
 
GNR 1 BNR 269, 257, 255, 254, 280 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BESTEMMELSER TIL 
KOMMUNEPLANENES AREALDEL  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Søkerne gis dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen for bygg i strandsonen pkt. 3-10. til 

bygging av en ekstra meter kaifront foran vegg mot sjø. 
2. Med forbehold om at det ikke kommer merknader fra Kystverket Midt- Norge gis søkerne 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til etablering av småbåthavn gjennom utlegg av 
flytebrygge. 

3. Vedtaket fattes i medhold til pbl § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke tilsidesetter hensynene bak 
bestemmelsene i kommuneplanen for Frøya.  

 
Vedlegg: 
 
1. Søknad med vedlegg, datert 08.04.2013 
2. Oversiktskart, M= 1:2000  
3. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel  
4. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
 
Saksopplysninger:   
 
Søkerne ønsker å bygge en brygge og fire sjåer i rekke og søker i den forbindelse dispensasjon fra 
bestemmelsene til sjønære bygg i kommuneplanens arealdel til utvidet kaifront foran vegg mot sjø med en meter.  
Det søkes også om dispensasjon til etablering av småbåthavn gjennom utlegg av flytebrygge. 
 
Vurdering: 
 
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det 
dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved 
tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 
 
Hvis konklusjonen etter vurdering i forhold til foregående kriterier er at det rettslig sett er anledning til å gi 
dispensasjon – så må i tilfelle kommunen foreta en vurdering av om de finner grunn til å gi dette. Det forutsettes 
at kommunen må ha saklig grunn for ikke å dispensere. 
 
Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml § 7). 
Det omsøkte tiltaket ligger i et område avsatt til sjøhusbebyggelse og berører ikke spesielle økosystemer, flora 
eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområder, marint 
beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8-12 er vurdert.  
 
Det omsøkte tiltaket er utvidelse av kai mot sjøen og ei flytebrygge, som blir liggende i et område som i 
kommuneplanenes arealdel er avsatt til «sjøhus/naust».  Det er flere sjøhus i området, og det ligger en annen 
flytebrygge i umiddelbar nærhet.  
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Saken har vært på høring hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som fraråder at det gis dispensasjon for etablering 
av småbåthavn i dette området. Fylkesmannen legger vekt på at det er uheldig hvis intensjonen i overordnet plan 
uthules ved dispensasjon for enkelttiltak som ikke er i tråd med planen. Det foreslås at båtene legges til område 
avsatt til småbåthavn rett vest for området som også er mindre eksponert for vind. 
 
Søkernes begrunnelse for tiltaket er at sjøbodene skal bli brukt til vedlikehold av båtene sine som er Åfjord- og 
Geitbåter som også er båter som har tilhørighet til Titran. For å kunne få båtene inn i sjøbodene er det behov 
med en kaikran for så å trille dem langs sjøhusrekka. Dette er ikke mulig med to meter kai foran sjøhusene.  
 
I forbindelse med utarbeiding av kommuneplanen ble det gjort en stor jobb med differensiering av strandsonen. 
Det ble den gang avsatt deler av strandsonen til utbygging, forutsatt at andre områder ble holdt fri for 
bebyggelse. Tiltaket ligger i et område som er avsatt til bebyggelse av sjøhus, men ikke småbåthavn. Det er 
avsatt areal til tre småbåthavner i nærheten. Disse er ikke mulig å benytte da søker opplyser at: 
1. Småbåthavnen på Stabben- siden av Innervågen Titran er full belagt og det er ikke mulig å bygge flere plasser 
innenfor dette arealet.  
2. Småbåthavnen i Innervågen på andre siden av Naftadjupet, den er ikke bygget ut, i tillegg er den omgitt av 
private tomter og ikke tilgjengelig for andre, samt at størstedelen er meget uren og lite egnet for båter med 
innenbordsmotorer. 
3. Småbåthavnen i Yttersundet ligger urimelig langt unna, i tillegg er dette også denne fullt belagt. 
 
Flytebrygga det søkes om vil benyttes av flere eiere og betraktes som et fellesanlegg. En av søkerne er 
yrkesfisker og har behov for brygge til permanent fortøyning av båt i forbindelse med fiskerinæring. Flytebrygga 
vil bli lagt slik at den ikke er til hinder for trafikk i sjø og den vil heller ikke gå noe utover allemannsretten 
utover det som allerede er båndlagt gjennom brygge og sjøhus. Den vil også være med på å utgjøre en harmonisk 
helhet med den omsøkte sjå/ brygge- rekka. Frøya kommune ser positivt på at det bli et fellesanlegg for flere 
naboer da dette hindrer mange mindre tiltak. Det er allerede oppført enkeltstående flytebrygger i området. 
Tiltaket er blitt grundig presentert for berørte naboer og alle har gitt sin samtykke til tiltaket. 
 
På bakgrunn av ovenstående tilrår administrasjonen at tiltakshaverne gis dispensasjon fra bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel for området til en ekstra meter kaifront foran vegg mot sjø. Dersom det ikke kommer 
merknader fra Kystverket Midt-Norge, gis det også dispensasjon til etablering av småbåthavn gjennom utlegg av 
flytebrygge. Vedtaket fattes i medhold til pbl § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke tilsidesetter hensynene 
bak bestemmelsene til kommuneplanenes arealdel.   
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FRØYA KOMMUNE 
Hovedutvalg for forvaltning Møtebok 
Møtedato: 
22.08.2013 

Arkivsaksnr: 
13/696 

Sak nr: 
74/13 

Saksbehandler: 
Silje Meslo Lien 

Arkivkode: 
GNR 9/6 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
74/13 Hovedutvalg for forvaltning 22.08.2013 
 
 
GNR 9  BNR 6  DISPENSASJON TIL FRADELING OG ETABLER ING AV PARKERINGSPLASS  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Søker gis dispensasjon fra reguleringsplan for Hamarvik til fradeling og etablering av parkeringsplass 

på deler av eiendommen 9/6 i Hamarvik. 
2. Vedtaket fattes i medhold til pbl § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke tilsidesetter hensynene bak 

reguleringsplan for Hamarvik. 
 
Vedlegg: 
 
1. Søknad med vedlegg, datert 02.06.2013 
2. Ortofoto, M= 1: 2000 
3. Utsnitt av reguleringsplan, M = 1:1000 
4. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 23.07.2013 
 
Saksopplysninger:   
 
Søker ønsker dispensasjon til fradeling og etablering av parkeringsplass på deler av eiendommen 9/6 på Frøya. 
 
Vurdering: 
 
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det 
dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved 
tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 
 
Hvis konklusjonen etter vurdering i forhold til foregående kriterier er at det rettslig sett er anledning til å gi 
dispensasjon – så må i tilfelle kommunen foreta en vurdering av om de finner grunn til å gi dette. Det forutsettes 
at kommunen må ha en saklig grunn for ikke å dispensere. 
 
Omsøkte tiltak ligger innenfor reguleringsplan for Hamarvika og er regulert til klimavernsone. Det er ikke angitt 
noen bestemmelser for dette formålet i bestemmelsene til reguleringsplanen. Parkeringsplassen vil benyttes av 
ansatte og kunder i bedriften. Tiltaket vil ikke omfatte hele området og vil bli en forlengelse av det eksisterende 
industriområde. Naboene har gitt sitt samtykke til tiltaket. 
 
Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml § 7). 
Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystem, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter på rødlista, ei 
heller verneområder, nærområder til verneområder, marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. Tiltaket 
ligger i et område allerede preget av industri og det vil omfatte bare deler av klimavernsonen. En anser dermed 
at prinsippene bak nml §§ 8-12 er vurdert.  
 
Saken har vært hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som ikke har noen merknader til tiltaket.  
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På bakgrunn av ovenstående tilrår administrasjonen at tiltakshaver gis dispensasjon fra reguleringsplan for 
Hamarvika, til fradeling og etablering av parkeringsplass på deler av eiendommen 9/6. Vedtaket fattes i medhold 
til pbl § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke tilsidesetter hensynene bak reguleringsplanen.  
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Silje Meslo Lien Arkiv:  GNR 27/6  
Arkivsaksnr.:  13/392    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for forvaltning 
 
 
GNR 27  BNR 6  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL  
 
 
Forslag til vedtak: 
1. Søker gis ikke dispensasjon fra kommunedelplan for Sistranda til fradeling av boligtomt i 

LNF område i Ervika. 
2. Vedtaket fattes i medhold til pbl § 19-2, og begrunnes med at tiltaket tilsidesetter 

hensynene bak kommuneplan for Sistranda.  
 
 
Vedlegg: 
1. Søknad med vedlegg 
2. Utsnitt av kommunedelplanen for Sistranda 
3. Oversiktskart, M= 1:5000 
4. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  
 
Saksopplysninger:   
Søker ønsker dispensasjon fra kommunedelplan Sistranda for fradeling av boligtomt i LNF- 
område i Ervika. 
 
Vurdering:  
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset. Det kreves at hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en 
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må 
foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 
 
Arealbruk skal primært avklares gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner. Dette vil 
blant annet sikre at lokalisering av utbyggingsområder skjer etter en samlet vurdering av 
konsekvenser for samfunn, naturressurser og miljø. Kommunedelplanen har blitt til gjennom 
en omfattende prosess hvor myndigheter og offentligheten har medvirket og der ulike 
interesser er veid opp mot hverandre for å finne en best mulig arealdisponering. For å bevare 
planen som et viktig styringsredskap for kommunens arealforvaltning skal det derfor ikke 
være kurant å fravike planen ved dispensasjon. 
 
Hvis konklusjonen etter vurdering i forhold til foregående kriterier er at det rettslig sett er 
anledning til å gi dispensasjon – så må t tilfelle kommunen foreta en vurdering av om de 



finner grunn til å gi dette. Det forutsettes at kommunen må ha en saklig grunn for ikke å 
dispensere. 
 
Det omsøkte tiltaket ligger i et LNF- område og det må derfor dispenseres fra 
kommunedelplanen for Sistranda. Tiltaket skal også vurderes etter naturmangfoldlovens 
prinsipper nedfelt i nml §§ 8-12. 
 
Søker begrunner tiltaket med at området det ønskes bebygd ligger nært et område som 
allerede er bebygd og vil virke som en forlengelse av dette. Boligen planlegges å oppføres i 1 
etg. For minst mulig eksponering i tillegg vil også veien legges ned i terrenget slik at den 
ikke blir synlig på avstand. Nødvendige rettigheter for vann og avløp er allerede gitt og det 
skal tilkobles kommunal vannledning og avløpet skal gå via ny septiktank og kobles på 
eksisterende utslippsledning i området. 
 
Saken har vært hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør- Trøndelag fylkeskommune og 
begge fraråder tiltaket da de mener at eiendommen ligger eksponert i landskapet og det antas 
at veiadkomst og bygging av bolig vil medføre store terrenginngrep i landskapet. 
Fylkesmannen påpeker også at i deres uttalelse i kommunedelplanen for Sistranda ble det 
bemerket at ny boligbebyggelse i planes synes stor i forhold til behovet, og at nye boliger i 
hovedsak bør styres til byggeområder med krav om reguleringsplan. Området ligger også 
utenom områder avsatt til spredt boligbebyggelse og vil bidra til å utvide bebygde områder i 
Ervika.  
 
Hvis det gis dispensasjon må fylkeskommunen varsles slik at det blir gitt mulighet til å 
befare tiltaket med henblikk på automatisk fredete kulturminner. 
 
Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldsloven 
§§ 8-12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller 
fauna. Tiltaket vil ikke true arter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til 
verneområder, marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. Tiltaket ligger nært et 
område som allerede er bebygd med boliger og vil utvide dette. Det vil likevel berøre nye 
områder som er planlagt å være fri for bebyggelse. En anser dermed at prinsippene bak nml 
§§ 8-12 er vurdert. 
 
Det er i Planen for Sistranda avsatt mange områder for boligbebyggelse og selv om dette vil 
ligge i nærheten av annen eksisterende bebyggelse vil slike tiltak være med på å bygge ned 
LNF områder bit for bit. Administrasjonen kan ikke se på bakgrunn av ovenstående 
opplysninger at fordelene ved å tildele dispensasjon i saken er større enn fordelene ved å 
tilsidesette hensynene bak planen. 
 
På bakgrunn av ovenstående tilrår administrasjonen at tiltakshaver ikke gis dispensasjon fra 
kommunedelplan for Sistranda til fradeling og oppføring av bolig på eiendommen 27/6. 
Vedtaket fattes i medhold av pbl § 19-2, og begrunnes med at tiltaket tilsidesetter hensynene 
bak kommunedelplanen for Sistranda. 
 
 
 
 
 



















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Silje Meslo Lien Arkiv:  141 & 18  
Arkivsaksnr.:  13/531    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for forvaltning 
 
 
GNR 1 BNR 269, 257, 255, 254, 280 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENES AREALDEL  
 
 
Forslag til vedtak: 
1. Søkerne gis dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen for bygg i strandsonen pkt. 

3-10. til bygging av en ekstra meter kaifront foran vegg mot sjø. 
2. Med forbehold om at det ikke kommer merknader fra Kystverket Midt- Norge gis søkerne 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til etablering av småbåthavn gjennom utlegg 
av flytebrygge. 

3. Vedtaket fattes i medhold til pbl § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke tilsidesetter 
hensynene bak bestemmelsene i kommuneplanen for Frøya.  

 
 
Vedlegg: 
1. Søknad med vedlegg, datert 08.04.2013 
2. Oversiktskart, M= 1:2000  
3. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel  
4. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
 
Saksopplysninger:   
Søkerne ønsker å bygge en brygge og fire sjåer i rekke og søker i den forbindelse 
dispensasjon fra bestemmelsene til sjønære bygg i kommuneplanens arealdel til utvidet 
kaifront foran vegg mot sjø med en meter.  
Det søkes også om dispensasjon til etablering av småbåthavn gjennom utlegg av flytebrygge. 
 
Vurdering:  
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset. Det kreves at hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en 
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må 
foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 
 
Hvis konklusjonen etter vurdering i forhold til foregående kriterier er at det rettslig sett er 
anledning til å gi dispensasjon – så må i tilfelle kommunen foreta en vurdering av om de 
finner grunn til å gi dette. Det forutsettes at kommunen må ha saklig grunn for ikke å 
dispensere. 
 



Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven 
§§ 8-12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket ligger i et område avsatt til sjøhusbebyggelse og 
berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter på rødlista, ei 
heller verneområder, nærområder til verneområder, marint beskyttede områder eller vernede 
vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8-12 er vurdert.  
 
Det omsøkte tiltaket er utvidelse av kai mot sjøen og ei flytebrygge, som blir liggende i et 
område som i kommuneplanenes arealdel er avsatt til «sjøhus/naust».  Det er flere sjøhus i 
området, og det ligger en annen flytebrygge i umiddelbar nærhet.  
 
Saken har vært på høring hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som fraråder at det gis 
dispensasjon for etablering av småbåthavn i dette området. Fylkesmannen legger vekt på at 
det er uheldig hvis intensjonen i overordnet plan uthules ved dispensasjon for enkelttiltak 
som ikke er i tråd med planen. Det foreslås at båtene legges til område avsatt til småbåthavn 
rett vest for området som også er mindre eksponert for vind. 
 
Søkernes begrunnelse for tiltaket er at sjøbodene skal bli brukt til vedlikehold av båtene sine 
som er Åfjord- og Geitbåter som også er båter som har tilhørighet til Titran. For å kunne få 
båtene inn i sjøbodene er det behov med en kaikran for så å trille dem langs sjøhusrekka. 
Dette er ikke mulig med to meter kai foran sjøhusene.  
 
I forbindelse med utarbeiding av kommuneplanen ble det gjort en stor jobb med 
differensiering av strandsonen. Det ble den gang avsatt deler av strandsonen til utbygging, 
forutsatt at andre områder ble holdt fri for bebyggelse. Tiltaket ligger i et område som er 
avsatt til bebyggelse av sjøhus, men ikke småbåthavn. Det er avsatt areal til tre småbåthavner 
i nærheten. Disse er ikke mulig å benytte da søker opplyser at: 
1. Småbåthavnen på Stabben- siden av Innervågen Titran er full belagt og det er ikke mulig å 
bygge flere plasser innenfor dette arealet.  
2. Småbåthavnen i Innervågen på andre siden av Naftadjupet, den er ikke bygget ut, i tillegg 
er den omgitt av private tomter og ikke tilgjengelig for andre, samt at størstedelen er meget 
uren og lite egnet for båter med innenbordsmotorer. 
3. Småbåthavnen i Yttersundet ligger urimelig langt unna, i tillegg er dette også denne fullt 
belagt. 
 
Flytebrygga det søkes om vil benyttes av flere eiere og betraktes som et fellesanlegg. En av 
søkerne er yrkesfisker og har behov for brygge til permanent fortøyning av båt i forbindelse 
med fiskerinæring. Flytebrygga vil bli lagt slik at den ikke er til hinder for trafikk i sjø og den 
vil heller ikke gå noe utover allemannsretten utover det som allerede er båndlagt gjennom 
brygge og sjøhus. Den vil også være med på å utgjøre en harmonisk helhet med den omsøkte 
sjå/ brygge- rekka. Frøya kommune ser positivt på at det bli et fellesanlegg for flere naboer 
da dette hindrer mange mindre tiltak. Det er allerede oppført enkeltstående flytebrygger i 
området. Tiltaket er blitt grundig presentert for berørte naboer og alle har gitt sin samtykke til 
tiltaket. 
 
På bakgrunn av ovenstående tilrår administrasjonen at tiltakshaverne gis dispensasjon fra 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for området til en ekstra meter kaifront foran 
vegg mot sjø. Dersom det ikke kommer merknader fra Kystverket Midt-Norge, gis det også 
dispensasjon til etablering av småbåthavn gjennom utlegg av flytebrygge. Vedtaket fattes i 



medhold til pbl § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke tilsidesetter hensynene bak 
bestemmelsene til kommuneplanenes arealdel.   
 
 
 
 



































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Silje Meslo Lien Arkiv:  GNR 9/6  
Arkivsaksnr.:  13/696    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for forvaltning 
 
 
GNR 9 BNR 6 DISPENSASJON TIL FRADELING OG ETABLERIN G AV 
PARKERINGSPLASS  
 
 
Forslag til vedtak: 
1. Søker gis dispensasjon fra reguleringsplan for Hamarvik til fradeling og etablering av 

parkeringsplass på deler av eiendommen 9/6 i Hamarvik. 
2. Vedtaket fattes i medhold til pbl § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke tilsidesetter 

hensynene bak reguleringsplan for Hamarvik. 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Søknad med vedlegg, datert 02.06.2013 
2. Ortofoto, M= 1: 2000 
3. Utsnitt av reguleringsplan, M = 1:1000 
4. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 23.07.2013 
 
Saksopplysninger:   
Søker ønsker dispensasjon til fradeling og etablering av parkeringsplass på deler av 
eiendommen 9/6 på Frøya. 
 
Vurdering:  
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset. Det kreves at hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en 
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må 
foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 
 
Hvis konklusjonen etter vurdering i forhold til foregående kriterier er at det rettslig sett er 
anledning til å gi dispensasjon – så må i tilfelle kommunen foreta en vurdering av om de 
finner grunn til å gi dette. Det forutsettes at kommunen må ha en saklig grunn for ikke å 
dispensere. 
 
Omsøkte tiltak ligger innenfor reguleringsplan for Hamarvika og er regulert til 
klimavernsone. Det er ikke angitt noen bestemmelser for dette formålet i bestemmelsene til 
reguleringsplanen. Parkeringsplassen vil benyttes av ansatte og kunder i bedriften. Tiltaket 



vil ikke omfatte hele området og vil bli en forlengelse av det eksisterende industriområde. 
Naboene har gitt sitt samtykke til tiltaket. 
 
Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven 
§§ 8-12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystem, flora eller fauna. 
Tiltaket vil ikke true arter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområder, 
marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. Tiltaket ligger i et område allerede preget 
av industri og det vil omfatte bare deler av klimavernsonen. En anser dermed at prinsippene 
bak nml §§ 8-12 er vurdert.  
 
Saken har vært hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som ikke har noen merknader til tiltaket.  
 
På bakgrunn av ovenstående tilrår administrasjonen at tiltakshaver gis dispensasjon fra 
reguleringsplan for Hamarvika, til fradeling og etablering av parkeringsplass på deler av 
eiendommen 9/6. Vedtaket fattes i medhold til pbl § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke 
tilsidesetter hensynene bak reguleringsplanen.  
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